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Determinazione n. 32 del 22/09/2023

Oggetto

Acquisto di indumenti da lavoro per personale impiegato nei due cimiteri.

Il sottoscritto dott. Diego Spagnolo, Amministratore Unico della societa Gestione Sevizi Desio S.r.l.,
premesso che
- attualmente il personale impiegato nei due cimiteri non utilizza indumenti da lavoro che
garantiscano comodita e, soprattutto, sicurezza nell’espletamento delle loro funzioni;
- gliindumenti utilizzati attualmente dal personale impiegati nei due cimiteri non permettono
ai fruitori dei cimiteri di comprendere che si tratta di incaricati della Gestione Sevizi Desio S.r.l.,
pertanto non li rende “qualificabili”,
considerato che
- gliindumenti da lavoro sono fondamentali, se non altro una questione di sicurezza;
- gli indumenti da lavoro individuati sono prodotti da una rinomata ditta, conosciuta a livello
nazionale e internazionale, leader nel suo settore,
vista la normativa di riferimento, nulla ostando,
determina
di procedere all’acquisto, come da documentazione allegata alla presente che forma parte integrante
della determina, facendo apporre il logo della Gestione Sevizi Desio S.r.l. su ogni capo, e di demandare

all’ufficio amministrativo i necessari adempimenti anche per il relativo e successivo pagamento della

fattura.
Desio (MB), 22/09/2023 L’Amministratore Unico
Prot. 482/DS Diego Spagnolo

Diego-poc-G



mailto:amsp@amspdesio.it

Ferramenta MEDA GIOBATTA s.r.l.

Via Pio XI, 15 - 20832 Desio (MB)

Tel. 0362-621664 - Fax 0362-632692

Cod. Fisc. 00680780152 - Part. IVA 00685730962
E-mail: ferramentameda@virgilio.it

o £ e : - 1 ?0001‘02,
GESTIONE SERVIZI DESIO S.R.L. A SOC -
VIA GIUSTI 36 S
20832 DESIO g
P.iva 02735890960 Fax 362 308480
Agente 00 DIREZIONALE Téléfonb 362 530530:' et
Email amsp@amspdesio.it =
Rif.  abbigliamento Sigla MED Valuta EUR Euro
s Mag 01 Tipo A e
Codice ~ Descrizione Um  Quantita  Prezzo ~ Importo Iva
' ' Codice tecnico S lnitario £ 5
Tutti 1 prezzi e gli importi sono Iva esclusa
* PANTALONE HORIZON ASPHALT GREY FU267AG NR 6 59,80 358,80 22
U-POWER .
* GIACCA PILE VENUS ASPHALT GREY FU225AG NR 6 52,40 314,40 .22
U-POWER
* GIACCA WINK ASPHALT GREY FU255AG NR 3 94,20 282,60 22
U-POWER :
* GILET WALL ASPHALT GREY FU278AG NR 3 56,50 169,50 22
U-POWER B
* POLO LIVE GREY MET. CONF. 3 PZ EY144GM NR 2 45,00 QQ,OQ 22
U-POWER :
Importo totale Iva esclusa 1.215,30 -

Consegna

Med. 7C



diegospagnolo@outlt‘aok.it

Da: Giorgio Disaro GDS <g. disaro@amspdesio.it>
Inviato: giovedi 21 settembre 2023 16 55

A: ‘Diego Spagnolo’

Cc: ‘Emanuela’

Oggetto: R: offerta abbigliamento upower

e Jw *IU&*

Ciao Diego, % %\ q\i YOV N .
il logo costa circa 5 € a capo. i 4:,‘ ,j? @0&3

Concordo nel coinvolgimento di Crisﬁm V\{ WA

i

Append rientra glielo chiediamo e poi mandiamo tutt in ferramenta per scegliere le taglie.

A presto.

@M(ﬁﬁ&\‘? c(o;sﬁ JueT QGV‘\MW JM’U A
Da: Diego Spagnolo <d|egospagnolo@outlook it> &id’? ,z;\(\{
Inviato: giovedi 21 settembre 2023 16:12 33 Mq-rﬁ M C,,m

A: Giorgio Disaro GDS <g.disaro@amspdesio.it> s
Oggetto: R: offerta abbigliamento upower ——

Ciao Giorgio,
direi che va bene.
Ci sarebbe il modo di apporre il nostro logo sull’ahbigtt:

NS

A0 ldydrando per la GSD SRL?
% i coda ne pensa? Dato che saranno
#Ha qualita dello stesso Sigliramente & di qualita il»

loro a utilizzare il materiale, vorrei che fossero d’accorda
materiale, se non altro per la ditta produttrice. ‘
Ti chiedo soltanto di confrontarti con Christian per coinvolgerlo. Nopgbbiamo in buona sostanza deciso, perd mi

piacerebbe che ci fosse il consenso anche della figura di riferimento dei cimiteri. Come ci siamo detti ieri, questa

figura e piU logico che sia Christian,

Coinvolgiamolo, poi se si dimostra contrario, ma dubito, ne parliamo e dec1daamo come procedere.

Che ne dici?

Dopo aver parlato con Christian, ti faccio la determina e procediamo con I'acquisto. Tanto Christian verra in sede
mercoledi di settimana prossima.

Dai che sistemiamo anche questa.

Grazie

Diego

Da: Giorgio Disaro GDS <g.disaro@amspdesio.it>
Inviato: mercoledi 20 settembre 2023 12:35

A: diegd’spagnolo. mi@gmail.com

Cc: 'Emanuela’ <g.baas@amspdesio.it>
Oggetto: {: offerta abbigliamento upower

Ciao Diego,
ti allego l'offerta ricevuta. Aggiungerei solo un altro set di magliette per ulteriori 45 €.



Giorgio

Da: info - Ferramenta Meda <info@ferréméntameda.it>
Inviato: mercoledi 20 settembre 2023 12:23

A: g.disaro@amspdesio.it

Oggetto: offerta abbigliamento upower

Buongiorno

Come da accordi alleghiamo offerta relativa alla fornitura di abbigliamento upower
Qui sotto elenchiamo invece i link dove poter visionare i prodotti
https://www.u-power.it/it/abbigliamento/horizon
https://www.u-power.it/it/abbigliamento/venus
hitps://www.u-power.it/it/abbigliamento/wall
https://www.u-power.it/it/abbigliamento/wink
hitps://www.u-power.it/it/abbigliamento/live-polo

il colore asphalt grey ha solamente dei piccoli inserti color rosso che potrete vedere anche nei link inviati

per quanto riguarda le polo sono da considerarsi come conf. Da 3 pezzi per taglia

in qualsiasi caso prima di procedere ci sentiremo per decidere le taglie

in aggiunto potremmo vedere in seguito, per il periodo invernale, anche dell’intimo termico ( pantaloni e magliette)

rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Saluti.

Ferramenta meda

Davide



	d.32p.482 - Acquisto materiale per personale dei cimiteri
	_20230922_142732

