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Determinazione n. 23 del 06/09/2023 

Oggetto: Incarico per intervento a seguito di caduta di alberi. 

 

Il sottoscritto dott. Diego Spagnolo, Amministratore Unico della società Gestione Sevizi Desio S.r.l., 

premesso che  

risulta necessario provvedere a quanto in oggetto 

rilevato che 

- l’intervento si rende indispensabile in quanto, nella giornata del 25 luglio u.s., a causa del 

maltempo, molteplici piante da fusto nell’area in gestione della Gestione Sevizi Desio S.r.l., 

sono state divelte, cadendo rovinosamente e rendendo la zona inaccessibile e pericolante; 

- la situazione di emergenza, che tra l’altro ha coinvolto tutto il territorio del Comune di Desio, 

richiede un intervento di ripristino con carattere d’urgenza, aspetto che impedisce di fare 

analisi più approfondite e/o consultare altre aziende, al fine di valutare modus operandi e 

preventivi differenti, 

considerato che 

- la società incaricata, Il Ponte Cooperativa Sociale Onlus, è una realtà seria, oltre che essere 

un’azienda con la quale la Gestione Servizi Desio S.r.l. sta collaborando e collabora da diversi 

anni; 

- il geom. Enrico Mornata ha effettuato un sopralluogo e, a fronte della descrizione dei lavori e 

della ricezione del preventivo di spesa, si è consultato con l’Ufficio Tecnico del Comune di Desio 

al fine di verificare la corretta modalità e la congruità della spesa, ricevendo in tal senso delle 

rassicurazioni, 

vista la normativa di riferimento, nulla ostando,  

determina 

- di incaricare il Ponte Cooperativa Sociale Onlus come si evince dalla documentazione allegata 

alla presente, che forma parte integrante della determina; 

- di demandare all’ufficio amministrativo i necessari adempimenti. 

 

Desio (MB), 06/09/2023     L’Amministratore Unico 

Prot. 452/DS               Diego Spagnolo        

         

mailto:amsp@amspdesio.it






1

diegospagnolo@outlook.it

Da: Enrico Mornata <geometramornata@gmail.com>
Inviato: venerdì 4 agosto 2023 16:25
A: 'Diego Spagnolo'
Oggetto: R: Messa in sicurezza parco cimitero
Allegati: ~WRD000.jpg; 23-0574 GS-GF - Comune di Desio - Esecuzione di servizio di ripristino e messa in 

sicurezza del verde urbano-per analogia CAT.OS24-CPV77310000-6.pdf

Buonasera 
 
Faccio seguito a ns. intese telefoniche chiarendo che la “Coop. Il Ponte” che ha inoltrato il preventivo OP 
058-23 è già appaltatrice delle manutenzioni ordinarie dei parchi per conto di GSD Srl, la quale non 
disponendo di mezzi adeguati alla enorme mole di lavoro, in caso di affidamento opererà subappaltando a 
ditta specializzata. 
 
Considerando la situazione cogente, ho interpellato l’uff. LL.PP. per avere un confronto in merito alla 
quotazione economica delle medesime attività da svolgere a livello comunale; visionata l’offerta 23-0574 
(in allegato) si rileva che gl’importi preventivati dalla “Coop. Il Ponte” sono allineati e/o mediamente più 
vantaggiosi. 
 
Cordiali saluti  
Enrico Mornata 
________________________________________________________________________________ 
 

Responsabile Tecnico Servizi Cimiteriali - GSD Srl 
Geom. Enrico Mornata 

 
 
 

Da: Diego Spagnolo <diegospagnolo@outlook.it>  
Inviato: venerdì 4 agosto 2023 15:05 
A: geometramornata@gmail.com 
Oggetto: Messa in sicurezza parco cimitero 
 
Buonasera Geom. Mornata, 
piacere di conoscerla, sono Diego Spagnolo, l’amministratore pro-tempore della GDS SRL. 
In data odierna ho ricevuto quanto qui allegato, rela vamente all’intervento da farsi presso l’area del parco cimitero 
monumentale.  
Ho conta ato il sig. Disarò, responsabile amministra vo della Società che sicuramente conoscerà (!!!), per avere 
informazioni sul po di intervento, anche perché egli stesso è stato messo per conoscenza nella sua comunicazione. 
Alla fine della conversazione telefonica, quello che ho potuto capire è che lui di questo intervento non conosce nulla 
perché non è di sua competenza.  
Io ho ricevuto la conferma di nomina lunedì u.s., non ho ancora conosciuto la parte poli ca rappresentante il socio 
unico (accadrà martedì prossimo), e mi viene chiesta l’acce azione della proposta fa a da Il Ponte. Il tu o senza che 
mi venga data informazione sul fa o che siano sta  ricevu  altri preven vi, se ci sono altri sogge  che sono sta  
interpella  per l’intervento, se dal budget predisposto sono state stanziate le somme per coprire questo genere di 
spesa (posso immaginare di no visto l’eccezionalità dell’intervento e l’urgenza dello stesso).  
Le chiedo gen lmente di dirmi quando posso conta arla telefonicamente per un approfondimento. 
La ringrazio vivamente per la sua disponibilità. 
Cordiali salu . 
 
Diego Spagnolo 
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Dott. Rag. Diego Spagnolo  
Cellulare: 339.4217253 
www.diegospagnolo.com 
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diegospagnolo@outlook.it

Da: Enrico Mornata <geometramornata@gmail.com>
Inviato: mercoledì 6 settembre 2023 16:45
A: 'Diego Spagnolo'
Oggetto: I: Manut. Straordinaria Parchi Cim. Vecchio
Allegati: OP 058-23     GSD_Messa in sicurezza area parco cimitero monumentale.pdf

Priorità: Alta

INOLTRO MAIL INVIATA AD AMSP CON INDICAZIONE DI SPESA COMPLESSIVA 

 
 

Da: Enrico Mornata <geometramornata@gmail.com>  
Inviato: venerdì 4 agosto 2023 12:27 
A: 'AMSP' <amsp@amspdesio.it> 
Cc: 'Giorgio Disaro GDS' <g.disaro@amspdesio.it> 
Oggetto: Manut. Straordinaria Parchi Cim. Vecchio 
Priorità: Alta 
 
Spett.le           Gestione Servizi Desio Srl 

Amm.re Pro-Tempore 
 
 
Buongiorno 
 
come da oggetto, trasmetto preventivo di massima inerente gl’interventi di messa in sicurezza, riduzione 
volumetrica e smaltimento di tutte le risulte derivanti dalla caduta di alberi nell’ambito dei parchi perimetrali 
al Cimitero di V.le Rimembranze. 
 
Visti gl’importi giornalieri elencati nell’offerta OP 058-23 relativi all’impiego di mezzi speciali, operatori, 
oneri di conferimento, moltiplicati per un periodo di lavoro ipotizzato di 15 giorni, si quantifica una spesa 
complessiva presunta di 40.000,00 € salvo imprevisti. 
 
Pertanto, considerato il carattere d’urgenza, si ritiene opportuno avviare iter amministrativo di conferma 
cosicché possano iniziare le lavorazioni già entro il mese di agosto. 
 
 
Cordiali saluti  
Enrico Mornata 
________________________________________________________________________________ 
 

Responsabile Tecnico Servizi Cimiteriali - GSD Srl 
Geom. Enrico Mornata 
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diegospagnolo@outlook.it

Da: Enrico Mornata <geometramornata@gmail.com>
Inviato: mercoledì 6 settembre 2023 16:55
A: 'AMSP'; 'Giorgio Disaro GDS'
Cc: 'Diego Spagnolo'
Oggetto: Calamità eventi atmosferici - Parchi Cim. Vecchio
Allegati: IMG_20230725_100204.jpg; IMG_20230725_100241.jpg; IMG_20230725_100515.jpg; IMG_

20230725_100550.jpg; IMG_20230725_100801.jpg; IMG_20230725_100856.jpg; IMG_20230725_
100925.jpg; IMG_20230725_101022.jpg; IMG_20230725_101026.jpg; IMG_20230725_101117.jpg; 
IMG_20230725_101208.jpg; IMG_20230725_101311.jpg; IMG_20230725_101356.jpg; IMG_
20230725_101426.jpg; IMG_20230725_101503.jpg; IMG_20230725_101700.jpg; IMG_20230725_
101801.jpg; IMG_20230725_102006.jpg; IMG_20230725_095345.jpg

Priorità: Alta

Spett.le           Gestione Servizi Desio Srl 
Amm.re Pro-Tempore 

 
 
Buongiorno 
 
come da oggetto, per apertura sinistro in seguito agli eventi occorsi in data 24-07 u.s. 
 
allego alcune immagini significative della gravissima situazione dei parchi limitrofi al cimitero di V.le 
Rimembranze; da un conteggio preliminare risultano 136 alberi sradicati e/o gravemente danneggiati 
(probabile abbattimento). 
 
Cordiali saluti  
Enrico Mornata 
________________________________________________________________________________ 
 

Responsabile Tecnico Servizi Cimiteriali - GSD Srl 
Geom. Enrico Mornata 
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